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Processo Adm N° ( L 25 [E'QQ -

<
RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO Camara Municipal de Acailandia

CNPJ: 12.143.442/0001-78

Imagem Sinalizacdao <imagem:.sinalizacao@uol.com.br>
Qui, 25/08/2022 10:16

Para: Camara Acailandia camara <departamentodecompraacailandia@outlook.com>

IBJ 1 anexos (443 KB)
OR - 7230 DE 25 DE AGOSTO DE 2022 - LETREIROS EM ACM.pdf;

Bom dia, em anexo orcamento conforme solicitado.

lvanilson Macedo

IMAGEM SINALIZAGAO

Empresa Certificada pelo PROCEM

Telefones: +55 99 3538-0651
Celulares: +55 99 9 8831-9556 / 9 9157-0331

De: "Camara Acailandia camara" <departamentodecompraacailandia@outlook.com>
Enviada: 2022/08/25 09:37:55

Para: imagem:.sinalizacao@uol.com.br

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO

De: Camara Agailandia camara

Enviado: terga-feira, 23 de agosto de 2022 16:52

Para: Imagem Sinalizagdo <imagem.sinalizacao@uol.com.br>
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO

DE: CAMARA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
PARA: Machado Serigrafia

Prezados,
Segue anexo solicitagao de orgamento.

Atenciosamente

aujo

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKADAWATNIZmYAZCO0zYjQyLTNmMGQIMDACLTAWCgAQAFITs8CVVCJLhYZcNTe7Ev4%3D/sxs/AQ...  1/2
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B Processe Adm N° MLQQ:
Cotagao e Orgamento < :

Cé:nara Municipal de Acailandia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKADAWATNIZmYAZCO0zYjQyLTNmMGQtMDACLTAWCgAQAFITs8CVVCJLhYZcNTe7Ev4%3D/sxs/AQ...  2/2



Empresa:

Camara Municipal de Acailandia

Contato:_Kleber Ribeiro de Aratijo

Telefone:

Pagina: 01 de 01

Celular: E-mail: departamentodecompraacailandia@outlook.com

Local de entrega:

Data Prevista:

25 408 /2022 |

Data:

Processo Adm N° (.25 /9 =
ORCAMENTO c T
Camara Municipal de Acailandia
ITEM | QUAN. | MODELO CARACTERISTICAS PRINCIPAIS CHRY UNIBADET RS TOTAL |
PLACA COM ESTRUTURA METALICA REVERTIDA EM CHAPA DE ACM
01 01 PRETA COM LETREIROS EM ACM ESPELHADO E BARRACHA DE EVA 14.000,00 | 14.000,00
PARA ALTO RELEVO
02 01 LETREIRO EM ACM COM BORRACHA DE EVA PARA ALTO RELEVO 4.200,00 | 4.200,00
03 01 LETREIRO EM ACM ALTO RELEVO

1.000,000 | 1.000,00

Valor deste orcamento RS

Rua Anita Garibalde, 167 - centro - Tel.: (99) 3538-0651 - Cel.: (99) 9 9157-0331 /9 8112-0846 / 9 8831-9556 / 9 9170-0071
imagem.sinalizacao@uol.com.br /

19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais)

0O prazo para entrega sera de 15 dias uteis ap6s autorizagdo dos servigos;

A entrega ndo terd custos adicionais;

0 pagamento devera ser efetuado mediante a boleto bancério emitido por nossa
empresa com vencimento para 30 dias apds a entrega do servigo solicitado;

Este orgamento tem validade de 10 dias, sujeito a reajuste apds esse periodo.

Acailandia

imagem.admin@uol.com.br

MA.



